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Landzonetilladelse 
Med hjemmel i § 35, stk. 1 i lov om planlægning tillader Lemvig Kommune at der etableres en ny 
fritliggende gyllebeholder på 1.940 m³ med teltoverdækning på matrikel 13o, Den nordlige Del, 
Bøvling, Fårevej 82B, 7650 Bøvlingbjerg. 

Gyllebeholderen har en diameter på cirka 25 meter, en sidehøjde på 2,8 meter over terræn og 
toppen af teltoverdækningen vil være cirka 7,6 meter over terræn.  

Gyllebeholderens placering og udformning med omgivende beplantning er nærmere beskrevet i 
bilag A til afgørelsen. 

Tilladelsen er givet på betingelse af at: 
• Gyllebeholderen skal etableres med 5-rækket beplantning bestående af hjemmehørende 

arter, som vist i vedlagte situationsplan (bilag A), dog med adgangsvej til at køre med ud-
bringningsmaskiner fra beholderen mod nord til ejendommens arealer. 
 

• Udbringning af gylle fra gyllebeholderen skal ske ved kørsel direkte fra beholderen til 
agerjord på matrikel 13o uden færdsel ad Fårevej.  

 
• Gyllebeholderen med teltoverdækning, kørearealer, indkørsel og afskærmende beplant-

ning skal fjernes ved ophør af gyllebeholderens drift og arealet skal føres tilbage til jord-
brugsdrift. 

 
• Tilsynsmyndigheden afgør, om der indtræder ophør af drift. Jævnfør almindelig praksis vil 

kontinuitetsbrud og herved ophør indtræde, når et husdyranlæg eller gødningslager til 
husdyrgødning ikke har været anvendt i tre på hinanden følgende år. 

 

http://www.lemvig.dk/


 

• Gyllebeholderen må kun anvendes til opbevaring af flydende husdyrgødning eller afgasset 
biomasse, som efterfølgende udbringes på matrikel 13o, Den nordlige Del, Bøvling. Hus-
dyrgødning og afgasset biomasse, som er tilført beholderen må således ikke efterfølgende 
fraføres ejendommen, men skal udbringes på ejendommens arealer. 

Lovgrundlag 
Planloven 
Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonereglerne er at forhindre byspredning i det åbne 
land og at sikre, at egentlig bymæssig udvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet 
mulighed for det.  
 
Det følger af formålsbestemmelsen, at landzonereglerne skal administreres på baggrund af land-
skabelige, rekreative og arealressourcemæssige hensyn og andre samfundsmæssige interesser, 
f.eks. trafikale hensyn, samt hensynet til erhvervslivets muligheder for vækst og udvikling. Ved af-
gørelser efter planloven kan der endvidere tages hensyn til, om det ansøgte vil påføre naboer uri-
melige gener. 
 
Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden spredt og uplanlagt bebyggelse 
m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Udover at værne om 
natur og landskab er varetagelsen af de primære erhvervsinteresser blandt de hensyn, der ligger 
bag landzonereglerne. 
 
Efter hidtidig praksis lægges der stor vægt på lovens almene formål, uanset at den enkelte sags 
betydning er begrænset. I vurderingen indgår derfor overvejelser om, hvilken betydning afgørel-
sen kan få for fremtidige lignende sager (præcedensvirkning). 
 
 
Det fremgår af planlovens § 36, stk. 2, at for så vidt angår gyllebeholdere, skal der meddeles tilla-
delse efter lovens § 35. stk. 1 til en af hensyn til markdriften ønsket placering, medmindre væ-
sentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer afgørende taler imod placeringen.  
 
En tilladelse skal være betinget af, at gyllebeholderen afskærmes med beplantning, og at gyllebe-
holderen skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften. 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Det fremgår af naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1, at der ikke må placeres bebyggelse m.v. inden 
for 300 meter af skove. Det fremgår dog af naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 2, pkt. 5, at forbud-
det ikke omfatter bebyggelse m.v., hvortil der er meddelt tilladelse efter § 35, stk. 1 i planloven. 
 
Husdyrgødningsbekendtgørelsen 
Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, at etablering af gødningsopbevaringsanlæg 
ikke er tilladt inden for 30 meter til naboskel.  
 
Lemvig Kommune kan dispensere fra afstandskravet til naboskel, hvis overholdelse ikke er mulig 
og skal ved meddelelse af dispensation fastsætte vilkår til indretning og drift, som sikrer, at der 
ikke opstår nærliggende risiko for forurening eller væsentlige gener. 

Begrundelse 
Tilladelsen er begrundet ved at gyllebeholderen vurderes at være erhvervsmæssig nødvendig, og 
at beholderen med omgivende beplantning ikke udgør en væsentlig landskabelig påvirkning. 



 

Lemvig Kommune har vurderet en alternativ placering ved den private fællesvej Nørre Damhusvej 
(bilag 4), hvor en gyllebeholder kan placeres uden behov for særskilt tilladelse til at etablere en 
overkørsel fra offentlig vej (Fårevej), uden for skovbyggelinjen og længere end 30 meter fra nabo-
skel. 
Denne placering er fundet relevant at overveje, da den ikke er i konflikt med beskyttelseslinjer el-
ler afstandskrav i planloven, naturbeskyttelsesloven, husdyrgødningsbekendtgørelsen eller anden 
lovgivning.  
 
Det er Lemvig Kommunes vurdering, at denne placering på grund af  

• forøget transportafstand fra Møltrupvej 8 (bedriftens hovedejendom) fra cirka 4,3 km til 
5,1 km (via Fårevej), 

• vurderede meromkostninger til vejvedligehold af Nørre Damhusvej (grusvej) på 5 - 10.000 
kr. årligt (vurderet af Lemvig Kommunes Vej og Park-afdeling) og 

• risiko for gener fra gylletransporter hos beboere på Nørre Damhusvej, 

ikke er at foretrække frem for den søgte placering. 
 
For at sikre, at der ikke opstår unødige gener hos naboer på Nørre Damhusvej, som er en mindre 
grusvej, stilles der vilkår i zonetilladelsen om, at kørsel fra gyllebeholderen med udbringningsma-
skiner skal ske via matrikel 13o og ikke ad Fårevej og efterfølgende Nørre Damhusvej. Det indgår 
herved i kommunens vurdering af den alternative placering, at det er hensigtsmæssigt, at gylle-
transporter ad Nørre Damhusvej, hvad enten det er med lastbil, traktorer med gyllevogne eller 
nedfældningsmaskiner generelt bør reduceres til et minimum af hensyn til beboere langs vejen. 

Lemvig Kommune vurderer, at der ikke er andre placeringer på ejendommen, der ud fra et land-
skabs-, natur- og driftsmæssigt hensyn er mere hensigtsmæssig end den søgte placering.  
 
Gyllebeholderen placeres indenfor skovbyggelinje (jf. kortbilag) iht. naturbeskyttelseslovens §17. 
Bestemmelsens formål er at sikre skovbryn som værdifulde landskabselementer og som leveste-
der og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Det vurderes, at placeringen på dyrket mark 
ikke vil påvirke skovbrynets funktion, da placeringen ikke bliver helt tæt på skoven. 

Da gyllebeholderen vurderes at være erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som 
landbrugsejendom (se afsnit herom) skal der ikke indhentes dispensation for skovbyggelinjen, 
jævnfør naturbeskyttelseslovens §17, stk. 2, pkt. 5, som ovenfor nævnt. 

Gyllebeholderen er søgt placeret inden for 30 meter af naboskel. Der er søgt dispensation for 
dette afstandskrav og Lemvig Kommune vurderer, at der er grundlag for at meddele dispensation 
for dette krav.  

Nabohensyn 
Det følger af planklagenævnets praksis, at når afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen 
er overholdt i forhold til naboer, anses nabohensyn i forhold til lugtgener som varetaget i forhold 
til landzonereglerne. Afstandskravet for gyllebeholdere til nabobeboelser i husdyrgødningsbe-
kendtgørelsen er 50 meter. Afstanden til nærmeste nabo er 131 meter. 

 



 

Gyllebeholderen tjener et landbrugsmæssigt formål, og at varetagelsen af de primære erhvervsin-
teresser er et af de grundlæggende hensyn bag landzonereglerne. Den ønskede placering er valgt 
af hensyn til markdriften og andre mulige placeringer er vurderet.  

Området vurderes med hensyn til landskab, natur og miljø ikke at have en sårbarhed eller værdi, 
der afgørende taler imod den ansøgte placering, herunder at gyllebeholderen etableres med over-
dækning. Det indgår i vurderingen, at der etableres skærmende beplantning omkring beholderen. 

Erhvervsmæssig nødvendighed 
Det fremgår af ansøgningen, at den bygningsløse landbrugsejendom med adressen Fårevej 82B, 
7650 Bøvlingbjerg, udgør et dyrket areal på cirka 29 ha. 

I ansøgningen er det oplyst, at beholderen skal rumme biogasgylle fra Lemvig Biogasanlæg, som 
tilføres kontinuerligt med cirka en transport om ugen, der leverer cirka 40 ton afgasset biomasse.  

Det fremgår af biogasanlæggets hjemmeside, at kvælstofindholdet i den afgassede biomasse er 
4,45 kg N/ton. Udnyttelsesgraden for biogasgylle kan variere fra 50 – 70 %. Den konkrete udnyt-
telsesgrad for afgasset biomasse fra Lemvig Biogasanlæg er ifølge ansøger 63 %. 

Ejer har suppleret ansøgningen med oplysning om, at det ikke kan afvises, at der eventuelt i frem-
tiden skal anvendes kvæggylle fra bedriften til udbringning på ejendommen i stedet for biogas-
gylle.  

Kvæggylle indeholder 4,5 kg N/ton og har en udnyttelsesgrad på 75 %, jævnfør de seneste norm-
tal for husdyrgødning fra Aarhus Universitet. 

Det fremgår af indberetninger af mark- og gødningsplaner for årene 2020 til 2023 (se oversigt i bi-
lag 3), at markerne i denne periode er dyrket med blandt andet vårbyg, silomajs og græs. Kvæl-
stofbehovet har i 2022 været knap 6.200 kg N, og lavere de øvrige år.  

Ansøger har ved den oprindelige ansøgning oplyst en fremtidig drift med en ligelig fordeling af 
græs og majs til grovfoder. Dette er senere ændret til en forventet fremtidig drift med cirka 2/3 
græs og 1/3 majs. Kvælstofnormen for græs er 300 kg N/ha. Ved tildeling af kvæggylle op til nor-
men skal der jævnfør normtal anvendes 300 kg N/(4,5 kg N/ton gylle x 75 %) = 89 ton kvæggylle pr 
ha pr år. 

Normtal for silomajs er 180 kg N/ha, hvilket svarer til 53 ton kvæggylle pr ha pr år. Ved en ligelig 
fordeling mellem majs og græs, vil der årligt skulle gødes med op til cirka 2.060 ton kvæggylle på 
de 29 ha. Ved en drift som i 2022 vil gødningsbehovet ved brug af kvæggylle være cirka 1.800 ton 
gylle om året. 

Da både kvælstofindhold og udnyttelsesgrad af afgasset biomasse er lavere end normtal for kvæg-
gylle, vil der skulle tildeles en større mængde afgasset biomasse, og behovet for opbevaringskapa-
citet vil derfor som udgangspunkt være større. Imidlertid fremgår det af ansøgningen, at afgasset 
biomasse vil blive leveret ugentligt med transporter a cirka 40 ton. Ved denne kontinuerlige op-
fyldning af gyllebeholderen med afgasset biomasse, bliver det reelle opbevaringsbehov mindre, 
da gødningen ikke anvendes på en gang. Markerne gødes flere gange i vækstsæsonen, særligt 
græsmarker, der normalt gødes 3-4 gange over en periode på 4-5 måneder (efter slæt). 



 

I det tilfælde, at der skal anvendes kvæggylle, kan det dog være hensigtsmæssigt for driften at 
fylde beholderen over en kortere periode, typisk op til den forestående gyllesæson.  

Det klare udgangspunkt om at den erhvervsmæssigt nødvendige opbevaringskapacitet for husdyr-
gødningsanlæg er 12 måneder, vurderes heraf også at være gældende i denne sag. 

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at en gyllebeholder på 1.940 m3 efter de konkrete for-
hold opfylder kriteriet om erhvervsmæssig nødvendighed. 

Dispensation for afstandskrav til naboskel 
Gyllebeholderen ønskes placeret på en matrikel, hvor afstandskrav til naboskel ikke overholdes.  

Afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5 skal som hovedregel overholdes. Hvis det 
i en konkret sag ikke er muligt at finde en egnet placering, der er i overensstemmelse med af-
standskravene, kan kommunen efter omstændighederne dispensere fra et eller flere af kravene, 
hvis husdyrbruget redegør for, hvorfor det ikke er muligt at finde en placering uden for forbudszo-
nen uden andre væsentlige gener eller en væsentlig øget forurening.  

Der er tale om konkret vurdering af sagens omstændigheder, hvor kommunen i overensstem-
melse med almindelige forvaltningsretlige regler afvejer hensynene til driften over for de hensyn, 
som varetages med det afstandskrav, som fraviges. Dispensationen kan meddeles som led i en til-
ladelse, og ansøgeren vil i ansøgningen skulle redegøre for sine eventuelle overvejelser om alter-
native placeringer m.v. 

I den konkrete sag har kommunen valgt at supplere ansøgningen med vurdering af et alternativ, 
der overholder afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 2, og som ligger uden for 
skovbyggelinjen, og som ikke kræver tilladelse til en ny overkørsel til offentlig vej (se afsnit ”Be-
grundelse”).  

I Miljøstyrelsens vejledning til husdyrgødningsbekendtgørelsen anføres følgende om dispensation 
fra afstandskrav:  

Hvis der gives dispensation, skal der stilles vilkår om indretning og drift med det formål at fore-
bygge forurening, ulemper eller gener for omgivelserne. 

[…] Der kan ikke uden videre dispenseres fra afstandskravene, blot fordi en bygning eller et opbe-
varingsanlæg kommer til at ligge lidt mindre hensigtsmæssigt for driften. Driftsmæssige hensyn 
kan dog tillægges større betydning, hvor der er tale om dispensation fra afstand til naboskel mod 
åbne marker i landzone. 

I den konkrete sag tillægges det betydning, at nabomatriklerne er åbne marker i landzone og at 
afstanden fra beholderen til matrikel 12a, Den nordlige Del, Bøvling og 14d, Den nordlige Del, 
Bøvling vil være cirka 20 meter, og at gyllebeholderen ikke vil påvirke driften af disse matrikler. 

Der dispenseres for afstandskravet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, pkt. 7, jævnfør 
bekendtgørelsens § 5, stk. 7. 



 

Sagens betydning i forhold til Natur 2000 og Bilag IV-arter 
Lemvig Kommune har foretaget en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en 
række internationale naturbeskyttelsesområder, samt visse beskyttede arter og deres levesteder, 
i henhold til ”bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale na-
turbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter”. Dette omfattet af en forudgående vurde-
ring af, hvorvidt aktiviteterne forbundet med opførelse af en gyllebeholder på 1940 m³ kan på-
virke Natura 2000-områder væsentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelsesområder samt 
Ramsarområder) og en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget 
(naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder. 

Området hvor gyllebeholderen etableres, ligger ca. 3,4 km fra nærmeste Natura 2000 område, Nr. 
65, Nissum Fjord. 

Natura 2000-område nr. 65 består af Habitatområde, Ramsarområde og Fuglebeskyttelsesom-
råde. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er en række naturtyper og arter. For ramsar- og 
fuglebeskyttelsesområderne er der en række ynglefugle på udpegningsgrundlaget.   

Gyllebeholderen etableres på en dyrket mark på landet i god afstand til Natura 2000 området. Da 
gyllebeholderen placeres i god afstand til Natura 2000 området, vil man ikke kunne måle en forø-
get påvirkning af beskyttet natur med ammoniak relateret til den konkrete gyllebeholder. Opbe-
varing af gyllen i en beholder med telttop, vurderes at være bedst tilgængelige teknik på området. 
Det vurderes desuden, at placering af gyllebeholderen på lokaliteten ikke vil give anledning til an-
dre udledninger, støv, støj eller andet, der kan påvirke miljø og udpegningsgrundlag i Natura 2000 
negativt. På den baggrund vurderes det, at projektet ikke vil have nogen betydning for Natura 
2000-området eller de arter, det er udpeget på grundlag af. 

 
Habitatdirektivets bilag IV arter 
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøg-
ningsområde eller sporadisk opholdssted på eller ved gyllebeholderen. På baggrund af faglig rap-
port nr. 520 fra DCE samt Lemvig Kommunes øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at arterne 
birkemus, spidssnudet frø, stor vandsalamander og flagermus kan færdes tæt ved gyllebeholde-
ren, uden at have egentlig yngle-, raste- eller fourageringsområde der og derfor næppe bliver på-
virket af etableringen. Særligt flagermus kan lide at jage omkring høje elementer i landskabet og 
bygninger, der ikke bevæger sig, udgør ingen trussel for småflagermusene.  På grundlag af nuvæ-
rende viden vurderes, at påvirkningen fra etablering af gyllebeholderen kun vil medføre kortvarigt 
negativ eller ingen påvirkning af bilag IV-arter.  

Det vurderes derfor, at aktiviteterne forbundet med gyllebeholderen ikke kan beskadige eller øde-
lægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på 
samme bilag. 

  



 

Høring af ansøger og naboer 
Ansøger og rådgiver har modtaget forslaget til afgørelse til kommentering. Ansøger og rådgiver 
har ikke haft bemærkninger til forslaget om afgørelse. 
 
Følgende har herefter modtaget forslag om afgørelse i to ugers nabohøring: 
 

• Ejere af Bøvling Plantage 
• Fårevej 78, 7650 Bøvlingbjerg 
• Fårevej 79, 7650 Bøvlingbjerg 
• Fårevej 80A, 7650 Bøvlingbjerg 
• Fårevej 82A, 7650 Bøvlingbjerg 
• Fårevej 86, 7650 Bøvlingbjerg 
• Lergravvej 1, 7650 Bøvlingbjerg 
• Nørre Damhusvej 6, 7650 Bøvlingbjerg 

 
Lemvig Kommune har ikke modtaget høringssvar. 

Orientering om afgørelse 
Landzonetilladelse bliver offentliggjort i Lokalavisen tirsdag d. 25 februar 2025. Derefter har mu-
ligt interesserede parter en frist på fire uger, hvor der kan klages over afgørelsen. Lemvig Kom-
mune vil give besked, hvis kommunen modtager en klage. 
 
Projektet må ikke påbegyndes før klagefristen på fire uger er udløbet, og herefter har søgt og fået 
de nødvendige tilladelser (f.eks. tilladelse efter vejloven) hos Lemvig Kommune. 
 
Tilladelsen gælder i 5 år fra modtagelse af dette brev, jf. § 56 stk. 2 i lov om planlægning. 
 
Spørgsmål til sagen kan rettes til Lemvig Kommune på teknik@lemvig.dk eller telefon 9663 1112. 
 
Venlig hilsen 
 
Simon Bach Nielsen 
Miljøingeniør 
 
 
 
Følgende interesseorganisationer orienteres om den endelige afgørelse, jf. § 59 i lov om planlæg-
ning: 
 

• Danmarks Naturfredningsforening. Lemvig DNlemvig-sager@dn.dk  
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
• Friluftsrådet lokalraad@friluftsraadet.dk  
• Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling lemvig@dof.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 
• Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen dbf.oestjylland@gmail.com  
• Dansk Kano og Kajak Forbund miljo@kano-kajak.dk  
• Danmarks Jægerforbund sager@jaegerne.dk  

mailto:DNlemvig-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:lokalraad@friluftsraadet.dk
mailto:lemvig@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
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mailto:sager@jaegerne.dk


 

Klagevejledning efter planloven 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Kla-
geportalen, som du finder https://naevneneshus.dk. Du logger på med MIT-ID. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den 
er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. 
for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med beta-
lingskort i Klageportalen. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

En klage har opsættende virkning på tilladelsen, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. 
Tilladelsen må således ikke udnyttes før klagefristens udløb. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, 
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til Lemvig Kommune, Teknik & Miljø, Rådhusgade 2, 7620 
Lemvig eller på e-mail til teknik@lemvig.dk. Lemvig Kommune videresender herefter anmodnin-
gen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Søgsmålsvejledning 
Hvis man vil anlægge en sag ved domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er 
modtaget.

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
mailto:teknik@lemvig.dk


Bilag A 

  
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



Bilag 1 

  

 
Ejendommen Fårevej 82B, 7650 Bøvlingbjerg.  
Kort fra Den Offentlige Informationsserver; https://OIS.dk. 
Ejendommen udgør cirka 29 ha ubebygget landbrugsjord 



Bilag 2 

 
Bygge- og beskyttelseslinjer.  
Rød cirkel er fortidsmindebeskyttelseslinjen ved en gravhøj.  
Grønt skraveret område er skovbyggelinjen omkring Bøvling Plantage. 
Blåt indrammet område er byggefeltet for gyllebeholderen.  



Bilag 3 

  

 

Indberettede afgrøder og kvælstofnormer for Fårevej 82B for perioden 2020-2023.



Bilag 4 

  

 

Alternativ placering af gyllebeholder med opmålte afstande til nærmeste nabobeboelser og § 3-
beskyttede søer.



Bilag 5 

  

 
Foto fra den søgte placering med retning mod øst. Læhegn i forgrunden. Nærmeste nabo kan kun 
ganske svagt anes gennem de to foranliggende læhegn. 
 

 
Foto fra den søgte placering med retning mod NNV. Indsigt til rødt stuehus på naboejendom på 
Nørre Damhusvej. Der er cirka 400 meter til stuehuset fra fotopunktet. 
 



 

 
Foto fra den sydlige del af Nørre Damhusvej med retning mod øst. Gyllebeholderen ønskes place-
ret foran det forreste læhegn, 15 meter fra Fårevej, der ses i fotoets højre side. 
 

 
Foto fra alternativ placering af gyllebeholder ved Nørre Damhusvej, cirka 700 meter nord for Fåre-
vej. Fotoretningen er mod syd. Indsigten til stuehuset på naboejendommen er skærmet af høje 
træer. Afstanden til stuehuset er cirka 250 meter. 



 

 
Foto fra alternativ placering af gyllebeholder ved Nørre Damhusvej, cirka 700 meter nord for Fåre-
vej. Fotoretningen er mod nord. Der er cirka 250 meter til stuehuset med rødt tag. 
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